Fwd: Solicitud autorizacion modificacion PACC

De: Elisa Raquel Osorio Ponce (elirashell30@gmail.com)
Para: reyesdalia2005@gmail.com; lindaemedinal5@gmail.com
cc eliud_monzon@yahoo.com; aroljosueam@gmail.com; alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: martes, 25 de mayo de 2021 15:23 GMT-6

Buenas Tardes Estimados,

Gusto en saludarle, por medio del presente se les informa que la unidad de compras ha realizado las siguientes
modificaciones en el PACC para el mes de mayo y junio:

1. Elaboracién de cheques L.8,000.00

2. Adquisicién de repuestos L.320,000.00

3.Elaboracion de separadores L. 20,000.00

4. Adquisicion de Diesel L.200,000.00

Las cuales se encuentran listas para su respectiva revision y aprobacion.

Saludos.

Atte.
Elisa Osorio

---------- Forwarded message ---------

De: Elisa Raquel Osorio Ponce <elirashell30 @ gmail.com>

Date: jue, 20 may 2021 a las 14:56

Subject: Fwd: Solicitud autorizacién modificacion PACC

To: <eliud_monzon @yahoo.com>, <aroljosueam @ gmail.com>, <reyesdalia2005 @ gmail.com>,
<alexmurillo92 @ yahoo.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Linda Medina PERSONAL <lindaemedinai5 @ gmail.com>
Date: jue., 20 de mayo de 2021 14:45

Subject: RE: Solicitud autorizacién modificacion PACC

To: Elisa Raquel Osorio Ponce <glirashell30 @ gmail.com>

Buenas Tardes Estimada por medio del presente se autoriza la adicidén de las nuevas adquisiciones.

saludos

De: Elisa Raquel Osorio Ponce [mailto:elirashell30 @ gmail.com]

Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 02:29 p.m.

Para: Linda Medina

CC: reyesdalia2005 @ gmail.com; eliud _monzon @yahoo.com; aroljosueam @ gmail.com;
alexmurillo92 @ yahoo.com

Asunto: Solicitud autorizacion modificacion PACC

Buenas Tardes Lic. Linda
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Gusto en saludarle, mediante el presente se le informa sobre las nuevas solicitudes recibidas en la unidad de
compras y no se encuentran en las lineas de adquisicion PACC: No.DP/FHIS-212-2021(adquisicidon de separadores-
Proyectos), DAFA-366-2021 (Adquisicion de elaboracion de cheques-Tesoreria) y DAF-UT-SEDECOAS/FHIS-38-
2021(Adquisicion de repuestos-Transporte), por tanto le consultamos si autoriza la adicién de las nuevas
adquisiciones, para cumplir y continuar debidamente con los procesos de compra menor que correponden.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos.

Atte.

Elisa Osorio



Modificacion Al PACC

De: Andres Osorio Carcamo (andresocarcamo@hotmail.com)
Para: licitaciones.sedecoasfhis@gmail.com
cc alexmurillo92@yahoo.com

Fecha: martes, 1 de junio de 2021 17:19 GMT-6

Se remite el listado de actividades que se modificaron en el PACC, se hizo asi mismo el cambio en las
siguientes actividades en cuanto a monto a solicitud de la direccidon de administracién y finanzas

eCompra de impresoras en mayo a L 35,000.00
eCompra de camaras web y micréfonos L 15,000.00 en mayo
eBoletos aéreos mayo a L 26,000.00

De: Ana Hernandez <analizzetha@gmail.com>

Enviado: viernes 21 de mayo de 2021 15:25

Para: eliud monzon <eliud_monzon@yahoo.com>

Cc: Andres Osorio Carcamo <andresocarcamo@hotmail.com>; Omar Edgardo Pefia
<ing.omaredgardo@hotmail.com>

Asunto: Modificacion 3 Al PACC

Estimado Ing. Eliud Monzon:

Por este medio y en seguimiento al memorando DC/FHIS-379-2021 remito la Modificacién #3 al PACC, esta
corresponde a una reprogramacion de las actividades segun los avances en la ejecucion y los requerimientos del
programa.

Saludos cordiales
Ing. Ana Lizzeth Hernandez

PROMINE PACC 2021 MODIFICACION #3.xIsx
22.9kB



PACC 2021 PROGRAMA CONVIVIR

De: Karen Caballero (kcaballeroa89@gmail.com)
Para: alexmurillo92@yahoo.com
cc kfwconvivir@gmail.com; sadievr59@gmail.com; rafaeltoro2012@gmail.com

Fecha: miércoles, 9 de junio de 2021 16:27 GMT-6

Estimado Ing. Alex Murillo

Direccién de Contrataciones

Un gusto saludarle,

Por este medio notifico que el PACC del Programa CONVIVIR se modificé los siguientes puntos:

e Tiempos de Ejecucién de los procesos

 Se incluyen 2 nuevos procesos: 1. GPP-CONVIVIR-PROCESO DE COTIZACION PARA LA
RECONSTRUCCION DE PROYECTO AFECTADOS POR TORMENTA ETA E IOTA DEL MUNICIPIO DE LA
LIMA, CORTES (PROCESO ) (FASE I), 2. GPP-CONVIVIR-PROCESO DE COTIZACION PARA LA
RECONSTRUCCION DE PROYECTO AFECTADOS POR TORMENTA ETA E IOTA DEL MUNICIPIO DE LA
LIMA, CORTES (PROCESO lI) (FASE 1)

Para tal efecto se adjunta PACC modificado del afio 2021 del Programa CONVIVIR,

Agradezco la atencién brindada.
Atte.

Ing. Karen Caballero
Sub-Coordinadora del Programa CONVIVIR

SEDECOAS/FHIS

PACC 2021_PROGRAMA CONVIVIR_MODIFICADO_01_JUNIO_ 2021.xIsx
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Nueva tarea asignada: REVISION DEL PACC PACC 2021 7

De: alertas@honducompras.gob.hn (alertas@honducompras.gob.hn)

Fecha: miércoles, 9 de junio de 2021 14:46 GMT-6

ALERTA HonduCompras

Estimado(a) usuario(a):

Usted tiene una tarea pendiente en el HonduCompras: REVISION DEL PACC PACC 2021 7 cuyos detalles
se indican a continuacion:

Tipo tarea: Aprobacion )
Entidad Estatal/Proveedor: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
Estado: Abierta

Para ingresar a la tarea indicada, siga el siguiente enlace:

https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=133600

(si no puede hacer clic en el enlace copielo y péguelo en la barra de direcciones de su navegador web).

>~/ Para mas informaciones contacte a la Mesa de Ayuda a través del teléfono (504) 2230-6562, (504) 2230-
5268, (504) 2230-8203, o del correo electrénico info.oncae@scgg.gob.hn.

El recibo de este correo eletronico no lo exime de la responsabilidad de revisar le informacién del ONCAE.
Si no desea recibir este tipo de correos electrénicos debe cambiar su configuracion en el ONCAE.
Consulte los Términos y Condiciones de Uso del ONCAE.

Derechos reservados. ONCAE 2021

HonduCompras 2.0

h% Por favor, antes de imprimir este correo electronico verifique si realmente es necesario.
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